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casa das placas Acrilco, Ago o, Aluminio

Latdo, Estojo, Medalhas e Troféus,

Este nome ja diz tudo Carimbos, Clichés.

ORCAMENTO SJCampos, 28/01/2019

EMPRESA: DICORP

CONTATO. Ellen Kareen — ellen.pinheiro@mec.gov.br / dicorp@mec.gov.br
TEL: (61) 2022-7060

ORCAMENTISTA: Tatianne Christina

Item Quant. Unid. Descricao P. Unit. P. Total

01 20 Pc. Botton em metal esmaltado de 2 x 3cm com pino, 78,00 1.560,0

conforme modelo apresentado.

Total R$ 1.560,00

v COTAGAO DE VALORES PARA QUANTIDADE SOLICITADA.
v" FRETE INCLUSO

Validade do orcamento: 60 dias

Forma de Pagamento: A vista

Prazo de fabricagao: até 25 dias uteis

Dados para Dep0sito: BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. 2513-5 AG. 0351
C/C.7.298-2 C/C.00002443-4
OP. 003

CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME
Tel.: 12 3923-4466 / 3921-5303 / 3922-5857
Rua Humaita, 183 - Centro - S&o José dos Campos- SP  Cep.:12.245-810
CNPJ: 96.582.457/0001-20 IE: 645.197.731.118
www.casadasplacasekt.com.br
e-mail: vendas@casadasplacasekt.com.br


mailto:ellen.pinheiro@mec.gov.br
mailto:dicorp@mec.gov.br
TEL:12

Dicorp

De: Copatt Solucdes Tecnoldgicas <copatt2@terra.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 14:04

Para: Dicorp

Assunto: Re: Solicitacdo de Orcamento

Anexos: Proposta Minis. Educ..pdf

Boa tarde,

Segue em anexo or¢camento, como foi solicitado.

Atenciosamente,

Mateus Andrade

COPATT SOLUCOES TECNOLOGICAS
CNPJ: 10.432.571/0001-59

(61) 3341-2733

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Em Qua 23/01/19 16:42, Dicorp dicorp@mec.gov.breas:
Prezado (a) Senhor (a),

Estamos procedendo pesquisa de @’ Contratacdo de empresa para a
prestacdo de servico denfeccéo de 20 (vinte) pins para os servidores tbnistério da
Educacaq que trabalham no Cerimonial do Gabinete do Minjstonforme especificagcbes e
quantidades constantes dos Encartes “A” e “B” dydtw Basico."

Desta forma, solicitamos a V.S? gentileza de engaaniproposta de preco ao Ministério da
Educacdo-MECpa maior brevidade possivepor meio do e-mails,
ellen.pinheiro@mec.gov.hdicorp@mec.gov.bou ainda, em nosso endereco: Esplanada
dos Ministérios BIl. L Anexo | Sala 347 - CEP: 70r&@D0, nessa capital.

Para maiores esclarecimentos ou, em caso de duvidas, contatar-nos pelo telefone (0xx61) 2022-
7060. Nao havendo interesse dessa empresa, solicitamos manifestar-se por escrito.

Lembramos que os precos deverdo incluir todas as despesas com impostos, taxas, contribuicoes,
frete, seguros e demais encargos necessarios e que os servigos deverdo estar disponiveis nos dias e
horarios acima especificados.

Ressaltamos que a proposta devera ter validadmfedior a 60 (sessenta) dias,
devidamente datada e assinada, observando-senageésa especificagao.

Atenciosamente,

Divisdo de Compras e Registro de Precos o
Ellen Kareen F Pinheiro

ellen.pinheiro@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7060

Coordenacéo de Gestédo de Licitacdes



Coordenagao-Geral de Licitagcdes e Contratos
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Secretaria Executiva

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo |, 3%an, sala 347.

CEP: 70.047-900 — Brasilia — DF.



Brasilia (DF), 28 de janeiro de 2019.

Ao:

Ministério da Educagéo
Nesta

Proposta n° 007/19

Prezados Senhores,

Apresentamos proposta conforme descri¢do abaixo:

PRECO PRECO
UNIT. TOTAL

20 R$ 23,75 R$ 475,00

ITEM ESPECIFICAGAO QUANT

01 Botton em metal zamac medindo 2,0x3,0cm em baixo relevo, com pino e prendedor
em metal.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 475,00

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Forma de pagamento: C/Empenho.

Prazo de Entrega: Até 30 (trinta) dias apds aprovagado do layout.

Dados bancarios: Banco do Brasil, Agéncia 1231-9, C/C 119547-6.

Gravacéo: O cliente devera fornecer a arte em arquivo Corel Draw (CDR), desenhada em curvas/vetorizada.
Caso nao possua este arquivo, podemos redesenhar ao custo de R$ 100,00 (cem reais).

Sendo sd para 0 momento, subscrevo-me.

Riany Mary Cdpatt

COPATT Comércio e Servigos Personalizados Ltda-EPP

CNPJ: 10.432.571/0001-59 CF/DF: 07.511.974/001-15
QMSW 02 Conjunto B Lote 11 Setor Sudoeste
Brasilia - DF CEP: 70.680-200
Fone: (61) 3341-2733 Fax: (61) 3341-2772

Email: copatt@terra.com.br




Dicorp

De: dgbrindes@ig.com.br

Enviado em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 15:43
Para: Dicorp

Cc: Ellen Kareen De Franca Pinheiro
Assunto: Re: Solicitacdo de Orcamento

Anexos: Proposta 6.pdf

Prezada Sra. Ellen,

Boa tarde.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta de precos.
Att,

Mariana Pezarim

Em 24/01/2019 15:24, Dicorp escreveu:

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos procedendo pesquisa de precos para “Contratacdo de empresa para a

prestacao de servico de confeccéo de 20 (vinte) pins para os servidores do Ministério

da Educacéao , que trabalham no Cerimonial do Gabinete do Ministro, conforme
especificacdes e quantidades constantes dos Encartes “A” e “B” do Projeto Basico."

Desta forma, solicitamos a V.S?2 gentileza de encaminhar proposta de preco ao Ministério
da Educacao-MEC, na maior brevidade possivel _ por meio do e-mails,
ellen.pinheiro@mec.gov.br , dicorp@mec.gov.br ou ainda, em nosso endereco:
Esplanada dos Ministérios Bl. L Anexo | Sala 347 - CEP: 70.047-900, nessa capital.

Para maiores esclarecimentos ou, em caso de duvidas, contatar-nos pelo telefone (0xx61) 2022-7060. Ndo
havendo interesse dessa empresa, solicitamos manifestar-se por escrito.

Lembramos que os precgos deverdo incluir todas as despesas com impostos, taxas, contribuicdes, frete,
seguros e demais encargos necessarios e que os servigos deverao estar disponiveis nos dias e horarios

acima especificados.

Ressaltamos que a proposta devera ter validade nédo inferior a 60 (sessenta) dias,
devidamente datada e assinada, observando-se atentamente a especificacao.

Atenciosamente,



Divisdo de Compras e Registro de Pregos

Coordenacao de Gestao de Licitages
Ellen Kareen F Pinheiro

Coordenacao-Geral de Licitagcdes e Contratos ellen.pinheiro@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7060

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Secretaria Executiva

& Ministério da Educacao

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo |, 3Yan, sala 347.

CEP: 70.047-900 — Brasilia — DF.



WWW.DGBRINDES.COM.BR

{ | E-mail: dgbrindes@ig.com.br
& [7) Marcio Sandro Mallet Pezarim - EPP
# & CNPJ.04.743.532/0001-70
INO |
nsc.Est. N°©117.166.079.118 - Insc.Mun. N° 3.068.226-6

Fones:(11) 2063-3485

Rua Bardo de Loreto, 259 - SALA 01 - Ipiranga - Cep: 04.265-030 - SP/SP

Divisdo de Compras e Registro de Precos
Coordenacdo de Gestdo de Licitagoes
Coordenacdo-Geral de LicitacGes e Contratos
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Secretaria Executiva

A/C Sra. Ellen Kareen F Pinheiro

PROPOSTA DE PRECO

~ VALOR | VALOR

ITEM DESCRICAO DO MATERIAL QUANT. UNIT TOTAL
Boons em metal zamac medindo 2,0x3,0cm em baixo relevo galvanizagdo RS RS

01 |dourado esmaltado com pino e prendedor em metal modelo MEC 20 40.00 800.00

CERIMONIAL , conforme Encarte “B” do Projeto Basico.

VALOR TOTAL GERAL: R$ 800,00 (Oitocentos reais).

Declaramos gue todos os custos envolvidos no fornecimento do material, tais como frete e

todos os tributos incidentes, estédo inclusos no valor.
Validade da proposta: 90 dias.
Condic¢des de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 15 dias

\

Garantia: 12(doze) meses, a partir do atesto do nota fiscal r 7'5" R
:J vds. WA

Dados Bancarios: Banco do Brasil 001 MARCIO SANDRO ¥

Agéncia: 6809-8 — Conta Corrente: 1070-7 PEZARIM - E

Favorecido: Marcio Sandro Mallet Pezarim — EPP

Rus: Berfo de Lorsto

Ipirange -
SAO PAULO - SP

L

Sao Paulo, 24 de janeiro de 2019.

y d?

Marclo Sandro Mallet Pezarim
RGICPF_: 17;733.964 ] 092.251.768-13

s |
:

(ALLE]

\1 1)

Salae 0!

CEP 04265 —(l"“‘




Dicorp

De: HBL CARIMBOS Placas <hblcarimbos@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 25 de janeiro de 2019 11:46

Para: Dicorp

Assunto: Re: Solicitacdo de Orcamento

Anexos: MEC 8171.docx

Bom dia

Segue orgcamento
At.te

Magui

Em qua, 23 de jan de 2019 as 16:32, Dicatigarp@mec.gov.br escreveu:
Prezado (a) Senhor (a),

Estamos procedendo pesquisa de @’ Contratacdo de empresa para a prestacao de
servico deconfeccao de 20 (vinte) pins para os servidores dbinistério da Educacaq que trabalham
no Cerimonial do Gabinete do Ministro, conformeessficacdes e quantidades constantes dos Encartes
“A” e “B” do Projeto Basico."

Desta forma, solicitamos a V.S? gentileza de enaaaniproposta de preco ao Ministério da Educacéo-
MEC, na maior brevidade possivepor meio do e-mailgllen.pinheiro@mec.gov.hr
dicorp@mec.gov.bou ainda, em nosso enderec¢o: Esplanada dos Miagst. L Anexo | Sala 347 -
CEP: 70.047-900, nessa capital.

Para maiores esclarecimentos ou, em caso de duvidas, contatar-nos pelo telefone (0xx61) 2022-7060. Ndo havendo
interesse dessa empresa, solicitamos manifestar-se por escrito.

Lembramos que os precos deverdo incluir todas as despesas com impostos, taxas, contribuicdes, frete, seguros e
demais encargos necessarios e que os servigos deverao estar disponiveis nos dias e horarios acima especificados.

Ressaltamos que a proposta devera ter validadmfedior a 60 (sessenta) dias, devidamente datada e
assinada, observando-se atentamente a especificacéo

Atenciosamente,

Divisdo de Compras e Registro de Precos
Ellen Kareen F Pinheiro

ellen.pinheiro@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7060

Coordenacéo de Gestédo de Licitacdes



Coordenacao-Geral de Licitagcdes e Contratos
Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Secretaria Executiva

¥ Ministério da Educacao

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo |, 3Yan, sala 347.

CEP: 70.047-900 — Brasilia — DF.

PS: Quero aproveitar o ensejo para informar quoakinamos com toda parte grafica: Cartdo, Panfleto,
livros, revistas, notas fiscais, pastas, receibs&ietc.. Placas em acrilico, em aco, brochefatos em

acrilico, recorte a laser, urna de acrilico, imp@esdigital, banner, adesivo recortado, brindesenttros
servigos, precisando entre em contato para maatheést

HBL Carimbos e Placas - (61) 3322-3002 / 3321-6169

End.: SDS Ed. Venancio Il Loja 60 Térreo - (CONI@sa Sul - Brasilia-DF
Site:www.hblcarimbos.com.br Loja Virtual: www.hbldigital.com.br

Horario de Funcionamento: das 08:15 as 18:00 --fieir2ta 62-feira.
COBRIMOS OR(;AMENTO COMPROVADO

“ Promociio © * Promocdo © ° Promocdo g
l[lmcartuesdewsna CanmhaAuloman:u Virios Tipos de Brinde ¥

CARIMBDS E PLACAS = — ;
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. F“"““Gﬂﬂ " Promogédo 3226-6751
e T e s v 000 panflto 105em  Placa de Sinalzagio e1) 3224-9676

e e tedaViy, | CO107Id0 na frente papel Placas de acrilico e 3321 -61 69-
Cracha Funclonsl * Placas * Carimbes * Chavairas, | IR . Alurninio

GCanetas e * Diverson Tigos de Brindes, e, e 3322 '3002




Carimbos Datadores, Numeradores, Placas em Acrilico,

CARIMBOS E PLACAS
HBL : Quadros de Feltro, Claviculdrios, Plaquetas p/ Tombamento de

y INDUSTRIAE COMERCIO LTDA, Patrimonio, Silk-Screen, Cartaes de Visita, Impressos em Geral.
Fones: (61) 3226-6751 - 3224-7623 - 3321-5071 - CARIMBOS IMPORTADOS TRODAT TODOS 0S MODELOS -
e ORhSoti il ~Ril el - COBRIMOS QUALQUER ORCAMENTO -
E-mail: hblcarimbos@gmail.com CF/DF: 07.352.347/001-62 CNPJ: 72.649.361/0001-74
L SDS - Ed. Vendncio Il - Bloco “P” - Loja 60 - Térreo - Brasilia - DF Site: www.hblcarimbos.com.br DEUS SEJA LOUVADO!
Ministério da Educacéo N°: 8171
Ellen Kareen F Pinheiro
Fone: (61) 2022-7060 Cot g6 Preco:
Carta Convite:

Brasilia-DF, 25/01/2019 Abertura:

Apresentaremos a presente proposta para o fornemirdes materiais/servicos abaixo

especificados
. o PRECOS R$
Item |Quant. |Unid. Discriminacéo
VI. Unitéario VI. Total
Bottons em metal zamac medindo 2,0x3,0cm em baixo relevo
15,50 310,00

01 20 un |galvanizac¢é@o dourado esmaltado com pino e prendedor em metal
modelo MEC CERIMONIAL

« CONTATO: Magui
* MARCA E FABRICAGAO TOTAL GARANTIA DOS SERVICOS: HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E

COM. LTDA.-ME
* OBS: OS VALORES CONTIDOS NESTA ESTAO INCLUIDOS TAXAS, FRETE, SEGURO,

TRANSPORTE, ENCARGO SOCIAL, OU OUTRO QUALQUER TIPO DE ENCARGO QUE HOUVER PARA
O OBJETO DESTA. TOTAL: 310,00

Prazo de Entrega: 25 DIAS UTEIS APOS SOLICITACAO E

APROV. DO MODELO VIRTUAL (TREZENTOS E DEZ REAIS)

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Cond. de Pagamento: CONTA i s ] f
CORRENTE/CARTAO/CHEQUE/DEPOSITO . % /[ LY Z l/ ( _,'{n\ %, .

HBf arimbos e Placaz Ind. Com. Lida-ME
Observagbes: TOTAL GARANTIA DOS SERVICOS



Dicorp

De: Wanjour Com. de Metais, Joias e Servicos de Telecomunicagdes
<wanjour@uol.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 15:54

Para: Dicorp

Assunto: Re: RES: Solicitacao de Orcamento

Anexos: Proposta Wanjour Mod1 - 10912018 - MEC Ministerio da Educacao Pins.pdf

Prioridade: Alta

Prezada Ellen,
Segue anexo.

Obrigado,
Washington Jannuzzi.

Qualquer davida, problema ou sugestao, favor eatracontato em um
dos seguintes nimeros:

+5561 3234-7918 (comercial/fax)

+5561 3967-1310 (comercial)

Ana Maria +5561 99981-1377

Washington Jannuzzi +5561 98180-5476

De: dicorp@mec.gov.br

Enviada: Segunda-feira, 28 de Janeiro de 2019 14:48
Para: wanjour@uol.com.br

Assunto: RES: Solicitagdo de Orcamento

Bom dia,

Prezado, o e-mail ndo possui arquivo anexado.
Aguardo retorno.

Att,

Divisdo de Compras e Registro de Precos

Ellen Kareen F Pinheiro
ellen.pinheiro@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7060

Coordenacéo de Gestéo de Licitacdes

Coordenacgédo-Geral de Licitacdes e Contratos



Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Secretaria Executiva

= <1[if tvmi]><[endif]>

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo |, 3Yan, sala 347.

CEP: 70.047-900 — Brasilia — DF.

De: Wanjour Com. de Metais, Jdias e Servigos de Telecomunicagdes [mailto:wanjour@uol.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 11:30

Para: Dicorp <dicorp@mec.gov.br>

Assunto: Re: Solicitagdo de Orgamento

Prioridade: Alta

Prezada Sra. Ellen Pinheiro,

E com grata satisfacdo que apresentamos nossasfaa@precos e condi¢cdes para o fornecimentonde
conforme solicitado.

Arquivo segue anexo assinado e salvo em formata PDF

Solicito a gentileza em nos confirmar o recebimel@ste email, juntamente com seu anexo.

Sempre ao vosso dispor,
Washington Jannuzzi.

Qualquer davida, problema ou sugestao, favor eatracontato em um
dos seguintes numeros:

+5561 3234-7918 (comercial/fax)

+5561 3967-1310 (comercial)

Ana Maria +5561 99981-1377

Washington Jannuzzi +5561 98180-5476



De: dicorp@mec.gov.br

Enviada: Quarta-feira, 23 de Janeiro de 2019 18:45
Para: wanjour@uol.com.br

Assunto: Solicitacdo de Orcamento

Prezado (a) Senhor (a),

Estamos procedendo pesquisa de ppaga’ Contratacdo de empresa para a prestacao de servico
deconfecgéo de 20 (vinte) pins para os servidores dtinistério da Educagéq que trabalham no
Cerimonial do Gabinete do Ministro, conforme esfieatdes e quantidades constantes dos Encartes “A”
“B” do Projeto Basico."

Desta forma, solicitamos a V.S2 gentileza de endaaniproposta de preco ao Ministério da Educacéao-
MEC, na maior brevidade possivgdor meio do e-mailgllen.pinheiro@mec.gov.jaicorp@mec.gov.br

ou ainda, em nosso endereco: Esplanada dos Miostir L Anexo | Sala 347 - CEP: 70.047-900, nessa
capital.

Para maiores esclarecimentos ou, em caso de duvidas, contatar-nos pelo telefone (0xx61) 2022-7060. Ndo havendo
interesse dessa empresa, solicitamos manifestar-se por escrito.

Lembramos que os precos deverao incluir todas as despesas com impostos, taxas, contribuicdes, frete, seguros e
demais encargos necessarios e que os servicos deverdo estar disponiveis nos dias e horarios acima especificados.

Ressaltamos que a proposta deverd ter validadimfefior a 60 (sessenta) dias, devidamente datada e
assinada, observando-se atentamente a especificacéo

Atenciosamente,

Divisdo de Compras e Registro de Precos

Coordenacéo de Gestédo de Licitacdes
Ellen Kareen F Pinheiro

Coordenacgédo-Geral de Licitagcdes e Contratos ellen.pinheiro@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7060

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Secretaria Executiva
L] <I[if tvml]> <I[if
lvml]><![endif]><![endif]>

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo |, 3%an, sala 347.

CEP: 70.047-900 — Brasilia — DF.



Medalhas, distintivos, bottons, broches, brindes; agendas; placas;
' CNPJ: 07260815/0001-59 troféus; bonés; artigos, souveniers; joias; crachas; estojos; etiquetas;
a /‘2/0 u ’” CF/DF: 07466938/001-03 iméas; quadro de aviso; diplomas; banhos. Prestacéo de servicos de
pinturas de outdoors, placas, letreiros, faixas e plotagem.

COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVICOS DE TELECOMUNICAGOES LTDA

Ao

Ministério da Educacéao

Divisdo de Compras e Registro de Pregos

A/C: Hellen Pinheiro

Telefone: (61) 2022-7060

E-mail: dicorp@mec.gov.br, ellen.pinheiro@mec.qgov.br

Ref.: Pins para os servidores do Ministério da Educacéo.

PROPOSTA FINANCEIRA
Proposta n°. 1.091/2018

WANJOUR COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA EPP, estabelecida na ADE Conjunto 28 Lotel0 — Aguas
Claras — Brasilia — DF CEP 71.991-360, inscrito no CNPJ sob n°. 07.260.815/0001-59 e
Inscricdo Estadual CF/DF sob n°. 07.466.938/001-03 fone/fax (+5561) 3234-7918 3967-
1310 e-mail: wanjour@uol.com.br, por intermédio de seu representante legal, apresenta
proposta financeira, como segue:

1- ESPECIFICACOES

VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO UN | QTD UNITARIO TOTAL

Bottoms em Metal Zamac medindo
2,0x3,0 em baixo relevo galvanizacao
dourado, esmaltado com pino e
prendedor em metal modelo MEC
Cerimonial, conforme encarte B do
Projeto Basico. UN| 20 55,00 1.100,00

PRECO TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: 1.100,00 (mil e cem reais).
2 - DA MARCA/FABRICANTE

Wanijour.

3 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Prazo de entrega € de até 20 (vinte) dias.

4 - DA GARANTIA

O prazo da garantia serd de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento, contra
defeitos de fabricacéao.

5 - DA VALIDADE DA PROPOSTA 7

. ] Paginalde 2
ADE, CONJUNTO 28, LOTE 10 - AGUAS CLARAS / BRASILIA - DF CEP: 71.991 - 360

FONE/FAX +5561 3234-7918 3967-1310 CEL: 98180-5476
wanjour@uol.com.br



mailto:dicorp@mec.gov.br
mailto:ellen.pinheiro@mec.gov.br
mailto:wanjour@uol.com.br

Medalhas, distintivos, bottons, broches, brindes; agendas; placas;
' CNPJ: 07260815/0001-59 troféus; bonés; artigos, souveniers; joias; crachas; estojos; etiquetas;
E l /‘Z/Of 1/[ ’4 CF/DF: 07466938/001-03 imas; quadro de aviso; diplomas; banhos. Prestacao de servigos de

: ; . pinturas de outdoors, placas, letreiros, faixas e plotagem.
COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVIGOS DE TELECOMUNICAGCOES LTDA
O prazo da proposta é de 30 (trinta) dias iniciados da data de sua apresentacao.

6 - DO PAGAMENTO

Em até 5 (cinco) dias uteis, conforme legislagao vigente.

7 - DO BANCO

Banco Bradesco 237, Agéncia 1409-5 e Conta Corrente 82560-3; Extra Sul.

Brasilia, 28 de janeiro de 2019.

Wanjour Comércio de Metais, Joias e Sﬁvigos de Te;egomunicagées LTDA.

Washington Rodrigues Silva Jannuzzi
Saocio Administrador

. . Pagina2 de 2
ADE, CONJUNTO 28, LOTE 10 - AGUAS CLARAS / BRASILIA - DF CEP: 71.991 - 360

FONE/FAX +5561 3234-7918 3967-1310 CEL: 98180-5476
wanjour@uol.com.br




